CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 — Bairro Guembé - CEP: 13290-000 — Louveira —-Sdo Paulo - www.louveira.sp.leg.br - Fone: (19) 3878-9420

DESPACHO

Ref. SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS

EDITAL DE PREGAO (PRESENCIAL) N° 03/2022/CM - REPUBLICACAO
SOLICITACAO N° 96/2022/CM

PROCESSO N° 95/2022/CM

OBJETO: Contratacao de empresa especializada na administra¢ao, gerenciamento e forneci-
mento de documentos de legitimacio, tipo CARTAO ALIMENTACAO “RIGIDOS” (ele-
tronicos, magnéticos ou outros provenientes de tecnologia “on line” ou equivalente), muni-
dos de senha de acesso para uso pessoal e intransferivel, para aquisi¢ao de géneros alimenti-
cios em estabelecimentos comerciais, conforme Termo de Referéncia.

RELATORIO:

I. DOS FATOS

Vem a nés o pedido de esclarecimentos formulados pela sociedade empresaria UP BRA-
SIL, na pessoa de sua analista juridica, a senhora MELIZA CRISTINA DA SILVA MACE-

DO, acerca do processo licitatorio em epigrafe.

Em homenagem a celeridade e economia processuais (absolutamente incidentes em
ambito administrativo — art. 5°, LXXVIII, da Constituicao Federal'), passa-se a transcrever
na integra:

“Boa tarde!

A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 02.959.392/0001-46, solicita o seguinte escla-
recimento sobre o PREGAO (PRESENCIAL) N° 03/2022/CM:

1 — Qual valor de créditos mensais devemos considerar? Conforme

anexo da proposta R$ 655,18 ou R$ 563,44 conforme subitem 3.3. do
Termo de referéncia”.

II. ESCLARECIMENTO

1 N . . . s .. . ~ . ~ "
LXXVIIIl - a todos, no ambito judicial e administrativo, sdo assegurados a razodvel duragdo do processo e os meios que garan-
tam a celeridade de sua tramitagdo.
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CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 — Bairro Guembé - CEP: 13290-000 — Louveira —-Sdo Paulo - www.louveira.sp.leg.br - Fone: (19) 3878-9420

Diante do exposto, informo que o valor a ser considerado para fins de crédito em favor
dos servidores (per capita), ATUALMENTE ¢é o de R$ 655,18 (seiscentos e cinquenta e cinco
reais, e dezoito centavos), conforme se fez constar no “ANEXO I — DA PROPOSTA DE
PRECOS”, ¢ no “ANEXO0 XI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO”.

Publique-se e cumpra-se, observadas as cautelas legais incidentes.

Louveira, 23 de junho de 2022.

Pregociro:
GUSTAVO DA PAIXAO
™~ SILVA:40247113859
( 3 \ c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
il F&,\ Nt | Mo MINAS v5, 0u=28925640000121,
\ ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=GUSTAVO DA PAIXAO
SILVA:40247113859

Gustavo da Paix3o Silva

Equipe de Apoio:

Rafael Aparecido de Rezende

Francisco de Assis Silva Junior

Ricardo Paiva Duarte
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Gustavo Paixao - Diretoria Administrativa CML

De: Gustavo Paixao - Diretoria Administrativa CML
<diretoriaadm@louveira.sp.leg.br>

Enviado em: quinta-feira, 23 de junho de 2022 15:28

Para: 'MELIZA CRISTINA DA SILVA'

Cc: 'Licitacoes Policard'; Suprimentos CML <suprimentos@louveira.sp.leg.br>
(suprimentos@louveira.sp.leg.br); compras@louveira.sp.leg.br

Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento - CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Prezada, boa tarde!

Informo que o valor a ser considerado para fins de crédito em favor dos servidores (per capita),
ATUALMENTE é o de RS 655,18 (seiscentos e cinquenta e cinco reais, e dezoito centavos), conforme se fez
constar no “ANEXO | — DA PROPOSTA DE PRECOS”, e no “ANEXO XI - CRONOGRAMA FisicO-
FINANCEIRO”.

Complementarmente, o presente esclarecimento sera disponibilizado no sitio da Edilidade, assim como
publicado na Imprensa Oficial.

Obrigado!
Atenciosamente,

Gustavo Paixao

Camara Municipal de Louveira
Diretor Administrativo

(19) 3878-9454

(19) 99666-9304
www.louveira.sp.leg.br

diretoriaadm@louveira.sp.leg.br

De: MELIZA CRISTINA DA SILVA [mailto:meliza.silva@upbrasil.com]
Enviada em: quinta-feira, 23 de junho de 2022 14:56

Para: diretoriaadm@louveira.sp.leg.br

Cc: Licitagoes Policard .

Assunto: Pedido de Esclarecimento - CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Boa tarde!

A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 02.959.392/0001-46, solicita o seguinte
esclarecimento sobre o PREGAO (PRESENCIAL) N° 03/2022/CM:

1 - Qual valor de créditos mensais devemos considerar? Conforme anexo da proposta RS 655,18 ou R$ 563,44 conforme
subitem 3.3. do Termo de referéncia?

Meliza Cristina da Silva Macedo



meliza.silva@upbrasil.com

Analista Juridico
Licitagoes
"= +55 34 98847-9632

Classificaciio da Informacao: Normal, ndo monitorada, nio critica.

A informacdo contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e estd reservada apenas a pessoa ou entidade para a qual foi enderecada. Caso vocé ndo seja
o destinatdrio ou a pessoa responsdvel por encaminhar esta mensagem ao destinatdrio, vocé esta notificado que nao devera rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta
mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso vocé tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu
computador ou de qualquer outro banco de dados.

The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the
intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to
hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from
any computer or other data bank.



Gustavo Paixao - Diretoria Administrativa CML

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail.louveira.sp.leg.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de junho de 2022 15:24

Para: diretoriaadm@Ilouveira.sp.leg.br

Assunto: Undelivered Mail Returned to Sender

Anexos: details.txt; RES: Pedido de Esclarecimento - CAMARA MUNICIPAL DE

LOUVEIRA (33,6 KB)

This is the mail system at host mail.louveira.sp.leg.br.

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's
attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned
message.

The mail system

<licitacoes@upbrasil.com>: host
upbrasil-com.mail.protection.outlook.com[104.47.55.110] said: 550 5.7.1
Service unavailable, Client host [189.20.192.131] blocked using Spamhaus.
To request removal from this list see
https://www.spamhaus.org/query/ip/189.20.192.131 AS(1440) (in reply to RCPT
TO command)

<meliza.silva@upbrasil.com>: host
upbrasil-com.mail.protection.outlook.com[104.47.55.110] said: 550 5.7.1
Service unavailable, Client host [189.20.192.131] blocked using Spamhaus.
To request removal from this list see
https://www.spamhaus.org/query/ip/189.20.192.131 AS(1440)
[MW2NAM10FT042.eop-nam10.prod.protection.outlook.com] (in reply to RCPT TO
command)




